27 de octubre de 2015

AVISO DE ADJUDICACION

_ SUBASTA NUM. JSC 010-2015-2016
ADQUISICION DE COMPUTADORAS, PORTATILES Y TABLETAS

Licitador:

PO Box 190897
San Juan, Puerto Rico 00918-0897
Teléfono: (787) 772-6368
Facsimil: (787) 660-55-5349

SESCO Technology Solutions, LLC.

Junta de
Subastas de
Compras

El pasado 5 de octubre de 2015, los licitadores participantes que acudieron a esta
Subasta, fueron los siguientes, con sus respectivas direcciones:

Computer Services & Support, Inc.

PO Box 195324
San Juan, PR 00919-5324

Computer Network Systems Corp.

Computerlink
PO Box 193724
Hato Rey, PR 00918

SESCO Technology Solutions, LLC.
PO Box 190897

San Juan, PR 00918-0897

Caribbean Data System
636 Ave, San Patricio
San Juan, PR 00920

De acuerdo con el Reglamento para la Adquisicién sobre Equipo, Materiales y
Servicios No Personales de la Universidad de Puerto Rico, Certificacion 30,
2008-09 de la Junta de Sindicos (Reglamento), en el Articulo 23 Inciso D y E, se
consideraron las ofertas presentadas por renglon y el postor més bajo de los

siguientes licitadores:

Computadoras Computer SESCO Computer Caribbean
Services Technelogy Network Syst, Data
Computerlink
Modelo Bésico 1,499.00 999.00 837.25 830.40
Modelo Avanzado 1,799.00 1,009.00 §74.65 926.40
Modelo All In One 1,599.00 1,199.00 951.15 1,003.20
Modelo Workstation 8,599.00 2.095.00 1,551.25 1,502.40
Modelo Portatil Basico 1,499.00 1,029.00 854.25 839.20
Modelo Portétit Avanzado 2,999.00 1,239.00 973.25 1,089.60
Modelo Portétit Workstation 4,999.00 1,949.00 1,613.30 1,680.00
Modelo Microsoft Surface 1,599.00 1.829.00 1,468.04 No Bid
Modelo Tablet Windows 799.00 1,299.00 582.25 1,627.20
Modelo Tablet iPad Air 2 699.00 999.00 Ne Bid No Bid
Modelo MacBook Pro 2,699.00 3,799.00 No Bid No Bid
Modelo iMac 2,399.00 2,999.00 No Bid No Bid
Modelo MacPro 4,999.00 5,799.00 Neo Bid No Bid
Documentos Requeridos Cumplid todo No inicio la hoja | Cumpli6 todo Cumplid todo
de (SLA}

Patrono con Igualdad de Oportunidades de Empleo M/M/V/T

Jardin Botanico Sur
1187 Calle Flamboyén
San Juan, Puerto Rico
00926-11§7

(787) 250-0000
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La determinaciéon de adjudicar a favor de los licitadores agraciados, se
fundamenté en el cumplimiento de los términos y condiciones requeridos.
Ademas, se considerd la solicitud de aplicar la Ley 14 de 8 de enero de 2004,
segiin enmendada “Ley para la Inversién en la Industria Puertorriquefia”, y
conforme al Articulo H de la Seccidon IX del Reglamento General de la
Administracién de Servicios Generales de Puerto Rico. Se adjudicd por renglones
y por ser los postores mas bajos, para el beneficio de la Universidad de
Puerto Rico.

La Junta de Subastas de Compras de la Administracion Central de la Universidad
de Puerto Rico, determiné adjudicar por reglén en igualdad de cumplimiento con
los términos y condiciones establecidos en la Subasta Nim. JSC 010-2015-2016,
para la Adquisicién de Computadoras, Portatiles y Tabletas, segiin se indica a
continuacidn:

COMPANIA A LA RENGLON ADJUDICADO RAZONES
QUE SE ADJUDICA

Computer Service Modelo Tablet iPad Air 2 Postor mas bajo y cumple con todos
Modelo MacBook Pro los requisitos y condiciones, se le
Modelo iMag otorgan los siguientes modelos,
Modelo MacPro

Caribbean Data Modelo Basico Postor mds bajo y cumple con todos
Modelo Workstation los requisitos y condiciones, se le

otorgan los siguientes modelos.
4% (Ley 14 de 2004).

Computer Network Syst. | Modelo Avanzado Postor mds bajo y cumple con todos
Computerlink Modelo All In One los requisitos y condiciones, se le
Modelo Portétil Bésico otorgan los siguientes modelos.
Modelo Portatil Avanzado 15% (Ley 14 de 2004) y 2%en la
Modelo Portatil Workstation Microsoft Surface.
Modelo Microsoft Surface

Modelo Tablet Windows

De conformidad con el Articulo 26, del mencionado Reglamento, los licitadores
participantes tienen derecho a solicitar reconsideracién de la adjudicacion de esta
subasta, si lo estiman conveniente, mediante la presentacion de una Peticidn de
Reconsideracidn escrita a tales efectos, al Panel de Reconsideracion de Subastas,
en la Oficina del Secretario del Panel, dentro del término de diez (10) dias
calendario contados a partir de la fecha de depdsito en el correo de esta
notificacidn, en la direccidn siguiente:

Panel de Reconsideracion de Subasta de Compras
Administracion Central

Universidad de Puerto Rico

Terrenos Jardin Botanico

Calle Flamboyan 1187

Rio Piedras, Puerto Rico 00926-1117
panel-reconsideracion-subasta.acupr.edu
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Se le advierte también que, de conformidad con la Sec. 4.2, de la Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988,
segin enmendada, de wusted no pedir la reconsideracion, puede acudir
directamente ante el Tribunal de Apelaciones para solicitar la revision judicial de
esta adjudicacion de subasta, dentro de diez (10) dias calendario contados a partir
de la fecha de deposito en el correo de la notificacion de esta decision.

Cordialmente,

Obau N+ buan sy Ty
Alba N. Suarez Torres ¥ M
Presidenta

¢ Sr. Victor Diaz Rodriguez
Sr. Carlos F. Lopez Rivera
Miembros de la Junta de Subastas de Compra y Miembro Ex Officio



